
Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Fwd: Pedido Esclarecimento - PE 158/2023 - PREF. MUN. DE NOVA FRIBURGO/RJ
- 05/09 as 10:00
3 mensagens

Nova Friburgo Prefeitura <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com> 1 de setembro de 2023 às 10:01
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Fernanda Carvalho Fonseca <Fernanda.Fonseca2@raizen.com>
Date: qui., 31 de ago. de 2023 às 18:20
Subject: Pedido Esclarecimento - PE 158/2023 - PREF. MUN. DE NOVA FRIBURGO/RJ - 05/09 as 10:00
To: pregaoeletronico.friburgo@gmail.com <pregaoeletronico.friburgo@gmail.com>
Cc: Marcelo dos Santos Rodrigues <Marcelo.Rodrigues@raizen.com>, Alex Fernandes de Souza
<Alex.Souza@raizen.com>, Joao Victor Bailune <Joao.Bailune@raizen.com>, Rafael Petruci
<rafael.petruci@brasil317.com.br>

Prezado Sr. Pregoeiro,

 

Em atenção ao PE 158/2023 - PREF. MUN. DE NOVA FRIBURGO/RJ - 05/09 as 10:00, segue solicitação
de esclarecimentos.

 

 

 

 

 

Dúvidas estou a disposição.
Atenciosamente,
 
Fernanda Carvalho Fonseca
Serviço a Clientes e Parceiros | Licitação
Celular / Whats +55 19 97111-6451

 

logo

 

Público

Esta mensagem (incluindo qualquer anexo) é confidencial e legalmente protegida, somente podendo ser usada pelo
indivíduo ou entidade a quem foi endereçada. Caso você a tenha recebido por engano, deverá devolver ao
remetente e, posteriormente apagar, pois a disseminação, encaminhamento, uso, impressão ou cópia do conteúdo
desta mensagem são expressamente proibidos.

This message (including any attachments) contains confidential information intended for a specific individual and
purpose, and is protected by law. If you are not the intended recipient, you should return and then delete this
message. Any disclosure, copying, printing, use or distribution of this message, or the taking of any part is illegal.
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Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) es confidencial y legalmente protegido, pudiendo ser utilizado solamente
por el individuo o entidad al que fue enviado. En el caso de que usted haya recibido este mensaje por equivocación,
deberá devolverlo a su remitente y luego eliminarlo; quedando expresamente prohibidos su diseminación, reenvío,
uso, impresión o copia del contenido de su contenido.
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Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com> 1 de setembro de 2023 às 10:02
Para: Departamento de Transporte PMMF <dep.transporte.pmnf@gmail.com>

Bom dia!

        Segue pedido de esclarecimento.

Atenciosamente,

Comissão de Pregão I.
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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Departamento de Transporte PMMF <dep.transporte.pmnf@gmail.com> 4 de setembro de 2023 às 16:44
Para: Licitação PMNF <licitacaopmnf@gmail.com>

Boa Tarde.

1) A redação do Termo de Referência, não deixa dúvidas MÉDIA MENSAL, favor consultar o exemplo no item 16.7

2) O fato narrado foi acontecimento isolado, motivo pelo qual, não vislumbramos acolhimento a presente solicitação.

3) Já respondi no último pedido de esclarecimento anterior. 30 dias após término do contrato.
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5) Os prazos definidos no Termo de Referência poderão sofrer alteração desde que devidamente justificados pelas
partes, vedada qualquer alternativa de interrupção no abastecimento.

6) Toda a manutenção ocorrerá às expensas da futura contratada.

7) Toda a montagem do posto, conforme disposto no Termo de Referência, será de responsabilidade da contratada,
assim como o atual espaço anteriormente foi montado pela empresa vencedora de licitação que detém o atual
contrato.

8) Sim, será permitido a subcontratação a que se refere o Item 22 é em relação ao objeto principal do presente
certame. 

Att,

SMVLP

[Texto das mensagens anteriores oculto]


